
22.08.2020 Re: Задолженность по оплате услуг

https://mail.rambler.ru/print/14493?folder=INBOX 1/6

Re: Задолженность по оплате услуг
21 августа 2020 в 16:41
От: Новиков Владимир Викторович <vladimir.novikov@avgfund.com>
Кому: ntolchennikova <ntolchennikova@rambler.ru>
Копия: Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>, Кудрявцева Валерия Сергеевна <valeriya.kudryavtseva@avgfund.com>,
Самоходкин Никита Константинович <Nikita.Samokhodkin@avgfund.com>

Наталья, добрый вечер!

Пишу конструктивно, без больших букв и один раз.

Наше соглашение фиксирует что мы должны Вам оплатить сумму 1920 евро и на этом наши взаимные обязательства заканчиваются.

Мне не понятно почему Вы его не хотите подписать, оно полностью отражает Ваши требования. 

Все оплаты финально согласую я, девочки Вас ни в чем не обманывали, они все платежи завели. Я ничего платить не буду пока вы не

подпишете соглашение о расторжении.

Хороших выходных!

Kind regards,
Vladimir Novikov
Director

AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED
28 Oktovriou & Panagioti Symeou
Kanika Center, block B, office 504
3105 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25 25 51 09
www.avgfund.com

On 21 Aug 2020, at 4:27 PM, Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru> wrote:

Алина,

Вот теперь все становится на свои места. Поскольку Вы с 18 числа врали про произведенную оплату, мне кажется я не

должна сейчас никому уступать в своих правах, вытекающих из уже заключенного договора.

В связи с тем, что компания отказалась сразу конструктивно решать вопрос, то я НЕ БУДУ подписывать ни один документ

до тех пор пока оплата не поступит на мой счет. Если Ваша компания и дальше продолжит обманным путем извлекать для

себя дополнительную прибыль из моего договора и нарушать мои законные интересы, то я свою очередь оставляю за

собой право обратиться в суд за взысканием причитающего ущерба с процентами и всех связанных судебных расходов. 

Таким образом, жду от вас документального подтверждения о произведенной оплате.

С уважением,

Наталья Толченникова

21.08.2020, 15:31, Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Наталья,

 

Обсудили с директором, прошу ознакомиться и подписать приложенный документ. Если есть возражения,

прошу сообщить оперативно.

 

По оплате прошу сообщить по получении.
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Спасибо.

 

Kind regards,

Alina Koltsova

Head of Finance
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AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED

28 Oktovriou & Panagioti Symeou

Kanika Center, block B, office 504

3105 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25 25 51 09

www.avgfund.com

 

 

 

From: Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru> 

Sent: 21 August, 2020 11:03 AM

To: Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Cc: Новиков Владимир Викторович <vladimir.novikov@avgfund.com>; Кудрявцева Валерия Сергеевна

<valeriya.kudryavtseva@avgfund.com>

Subject: RE: Задолженность по оплате услуг

 

Алина,

 

Меня все устраивает, если она была действительно проведена.

Я просила выслать подтверждение, чтобы далее разбираться с банком. Слов Валерии банку явно будет

недостаточно.

 

С уважением,

Наталья Толченникова

 

21.08.2020, 10:55, Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Наталья,

 

Поясните, что значит по существу.

Оплата, как написала Валерия, проведена.

Что не устраивает?

 

Спасибо.

 

Kind regards,

Alina Koltsova

Head of Finance
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AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED

28 Oktovriou & Panagioti Symeou

Kanika Center, block B, office 504

3105 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25 25 51 09

www.avgfund.com

 

 

 

From: Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru> 

Sent: 21 August, 2020 10:47 AM

To: Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Cc: Кудрявцева Валерия Сергеевна <valeriya.kudryavtseva@avgfund.com>; Новиков Владимир

Викторович <vladimir.novikov@avgfund.com>

Subject: RE: Задолженность по оплате услуг

 

Алина, 

 

Все вопросы изложены в приложенных документах, которые пересылаю повторно. 

Прошу пожалуйста умерить тон беседы и решить ситуацию по существу.

 

С уважением,

Наталья Толченникова

 

21.08.2020, 10:44, Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Наталья,

 

Валерия написала, что оплата прошла, в чем вопрос?

 

Спасибо.

 

Kind regards,

Alina Koltsova

Head of Finance
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AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED

28 Oktovriou & Panagioti Symeou

Kanika Center, block B, office 504

3105 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25 25 51 09

www.avgfund.com
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From: Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru> 

Sent: 21 August, 2020 10:40 AM

To: Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>

Cc: Новиков Владимир Викторович <vladimir.novikov@avgfund.com>; Кудрявцева Валерия

Сергеевна <valeriya.kudryavtseva@avgfund.com>

Subject: RE: Задолженность по оплате услуг

 

Алина, добрый день!

 

Пока мы не урегулируем вопрос с образовавшейся задолженностью ни о каком

подписании не может быть речи.

 

С уважением,

Наталья Толченникова

 

21.08.2020, 03:12, Кольцова Алина Александровна

<alina.koltsova@avgfund.com>

Наталья, добрый день!

 

В приложение Терминейшн леттер, прошу прислать подписанный.

 

Спасибо.

 

Kind regards,

Alina Koltsova

Head of Finance
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AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED

28 Oktovriou & Panagioti Symeou

Kanika Center, block B, office 504

3105 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25 25 51 09

www.avgfund.com

 

 

 

From: Кудрявцева Валерия Сергеевна <valeriya.kudryavtseva@avgfund.com> 

Sent: 18 August, 2020 12:56 PM

To: Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru>; Кольцова Алина

Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>; Новиков Владимир Викторович

<vladimir.novikov@avgfund.com>

Subject: RE: Задолженность по оплате услуг

 

Наталья, добрый день!

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ntolchennikova%40rambler.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=alina.koltsova%40avgfund.com
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=vladimir.novikov%40avgfund.com
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=valeriya.kudryavtseva%40avgfund.com
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=alina.koltsova%40avgfund.com
http://www.avgfund.com/
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=valeriya.kudryavtseva%40avgfund.com
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ntolchennikova%40rambler.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=alina.koltsova%40avgfund.com
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=vladimir.novikov%40avgfund.com


22.08.2020 Re: Задолженность по оплате услуг

https://mail.rambler.ru/print/14493?folder=INBOX 5/6

 

Оплата была отправлена, перепроверьте со своим банком, пожалуйста

 

Заранее благодарю и приятного Вам дня!

 

С уважением,

 

Валерия Кудрявцева
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AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED

28 Oktovriou & Panagioti Symeou

Kanika Center, block B, office 504

3105 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 25 25 51 09

www.avgfund.com

From: Наталья Толченникова <ntolchennikova@rambler.ru> 

Sent: Tuesday, August 18, 2020 12:11 PM

To: Кольцова Алина Александровна <alina.koltsova@avgfund.com>; Новиков

Владимир Викторович <vladimir.novikov@avgfund.com>; Кудрявцева Валерия

Сергеевна <valeriya.kudryavtseva@avgfund.com>

Subject: Задолженность по оплате услуг

 

Уважаемые господа,

 

Обращаю ваше внимание, что мои услуги по договору бухгалтерского

обслуживания от 6.05.2020 до сих пор не оплачены за июль 2020 г. 

На мое сообщение с вопросом о сроках оплаты ответа от вашей компании не

поступило. По достигнутой договоренности оплата должна производиться до

5го числа каждого последующего месяца, т.е. срок оплаты до 5 августа уже

нарушен.

 

Таким образом, если в течение 2х последующих недель оказанные за июль

2020 г. услуги не будут оплачены, это будет расцениваться как отказ от

произведения оплаты с вашей стороны со всеми вытекающими

последствиями.

 

С уважением,

Наталья Толченникова
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